Decreto N° 3440
Pucén, 10/08/2010

Direccién de Administracién y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldia ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente afio,
2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Organica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL
N°1 2006 Interior. % o 5 .

3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del afio 2009, que delega
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CODIGO CUENTA DETALLE Fir
215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y R n de Vehiculos i 7

532-06-00-000-000-000 Mantenimiento y R iones
215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparaci¢ de Vehiculos
111-02-01-000-000-000 | BANCO MUNICIPAL ;
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. L.MUNICIPALIDAD DE PUCON
R.U.T.: N®69.191.600-6
Giro: Servicio Publico
Avda. Bdo. O'Higgins N2 483 - Pucén
Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085
Direccién de Administracién y Finanzas

VAR

ORDEN DE COMPRA

2010-00001562

OBLIGACTION Nro 4540

CUENTA PRESUPUESTARIA 2154-05-002—000-000 131,530

Pucdn

el centro del SUR de CHILE )

Pucon, 1, de pooctn 4810
SR.(ES) NECAR S.4. R.U.T. N® R R L A el TR
DIRECCION  nyrzming Nozo2 CIUDAD  remuco
FONO 74080 FAX 74051
SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:
{ '
CODIGO UNIDAD PRECIO
ARTICULO CANTIDAD MEDIDA BETALEE UNITARIO VALOR TOTAL
5V00245 1.00 UNIDADES | SERVICIO TECNICO 131,530.000 131,530
DESARKE DE VEHICULD PLACA PATENTE
16659 , FURGON SUZUKI
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4 RECARGO 0
3 A SUB-TOTAL 0
: ' DESCUENTO {_,
IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR SUB-TOTAL 110,529
SOLICITADO POR  apsINISTRACION 13 % 21,000.59
SOLICITUD DE PEDIDO N® 00001642
& | PESTINADO A DESARME VEHICULO KUNICIPAL DE DIDECO FURGON SUZUKI, PLACA PTTE. 7us TVOTAL 131,53 |
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= PUCON,lunes 2 agosto 2010

PEDIDO DE MATERIALES

PARA STOCK - N°:12010-00001642 |
155Y
NUMERO INTERNO 0090 FECHA : 02/08/2010
C. DE COSTO : 080303 U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION, 03-
ADMINISTRACION.-
OBS . SOLICITA ADMINISTRACION
ITEM  'CODIGO [ CANTIDAD | U.MEDIDA | NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM |OBSERVACION
1 ‘ SV00245 1 1.000 | UNIDADES | SERVICIO TECNICO desarme de vehiculo placa
1 ‘ i patente ZUB659 , Furgén
| | _ | Suzuki

|
“JUSTIFICACION :
DESARME VEHICULO MUNICIPAL DE DIDECO FURGON SUZUKI, PLACA PTTE. ZU6659
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Magdalena Oliva C.
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De: Romina Llanos A. [rlIanos@municipalidadpucon.ci]
Enviado el: Martes, 27 de Julio de 2010 11:20

Para: moliva@municipalidadpucon.cl

CC: ealmonacid@municipalidadpucon.cl

Asunto: RV: RV: presupuesto de reparacion

Sra. Magdalena.

Le reenvio otro mail, relacionado con el arreglo del vehiculo.

Romina Llanos Alarcén
Asistente Social
Municipalidad de Pucén
Fono: (45)-293029
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De: Wilson Leiva [mailto:w1eiva@automovilesdecar.cl]
Enviado el: Martes, 13 de Julio de 2010 12:14

Para: dideco@municigglidadpucon.cl
Asunto: presupuesto de reparacion

Hola srta. Lorena Cifuentes

Segun lo conversado envio valor a cancelar en furgobn master van que se encuentra en nuestro servicio,
este vehiculo sera entregado con su motor desarmado ya que no fue aprobado el presupuesto de

reparacién, por lo cual el motor no se puede volver a armar con los mismos elementos

———e e e——

El valor es de $ 131.530.- con iva incluido  /

-

Atte.

Wilson Leiva

ROMINA LLANOS ALARCON
ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE PUCON

2107/2010
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De: Romina Llanos A. [rllanos@municipalidadpucon.cl]

Enviado el: Martes, 27 de Julio de 2010 11:18

Para: moliva@municipalidadpucon.cl

CC: ealmonacid@municipalidadpucon.cl

Asunto:  Solicita autorizacion para la reparacién furgén Suzuki patente ZU6659

Sra. Magdalena.

Le reenvio correo electrénico enviado por don Wilson Leiva del Taller DECAR de Temuco,
solicitando autorizacién, como se dara cuenta este mail Lorena Cifuentes lo reenvio al antiguo
administrador, quien le responde autorizando el desarme.

Sin otro particular se despide cordialmente.

Romina Llanos Alarcén
Asistente Social
Municipalidad de Pucén
Fono: (45)-293029

De: Marcelo Concha [mailto:mconcha@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: Miércoles, 26 de Mayo de 2010 10:43

Para: 'DIDECO, Pucén'

CC: wleiva@automovilesdecar.cl
Asunto: RE: Solicita autorizacién para la reparacion furgdn Suzuki patente ZU6659

Se autoriza el Desarme

Marcelo Concha Villagra
Administrador Municipalidad de Pucén
Fono : 45-293055 Fax : 45- 293085

De: DIDECO, Pucén [mailto:dideco@municipalidadpucon.cl]
Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2010 10:11

Para: mconcha@municipalidadpucon.cl
Asunto: Solicita autorizacién para la reparacién furgén Suzuki patente ZU6659

DON MARCELO
REENVIO CORREO DEL TALLER EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL FURGON SUZUKI PATENTE ZU-

6659, DONDE SE REQUIERE LA AUTORIZACION DEL DESARME DEL MOTOR.
EN ESPERA DE UNA PRONTA RESPUESTA, SALUDA ATTE,,

LORENA CIFUENTES M.
SECRETARIA

Direc. de Desarrollo Comunitario
Municipalidad de Pucon

Fono: (45) - 293029

Fax: (45) - 293008

De: Wilson Leiva [mailto:wleiva@automovilesdecar.cl]
Enviado el: Miércoles, 26 de Mayo de 2010 10:02

Para: dideco@municipalidadpucon.cl
Asunto: RV: reparacion furgon Suzuki patente ZU6659

27/07/2010
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De: Wilson Leiva [mailto:wleiva@automovilesdecar.cl]
Enviado el: Martes, 18 de Mayo de 2010 20:21

Para: 'dideco@municipalidadpucon.cl'
Asunto: reparacion furgén Suzuki patente ZU6659

Srta.
Lorena Cifuentes

Informo que al vehiculo Suzuki ZU6659, se a efectuado diagnostico, encontrando problema en el motor.
La tnica forma de poder hacer presupuesto de reparacién es desarmando y revisar todos los componente para poder
encontrar la falla.

Solicito autorizacién para ¢l desarme, favor responder por esta via.
Nota: si no es autorizado el desarme el valor del diagnostico es de $ 38.700 .- con iva v
Saluda Atte. Ud.

Wilson Leiva Castro

Fono 974053

ROMINA LLANOS ALARCON
ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE PUCON

27/07/2010



